William Quadros Kraemer

De: William Quadros Kraemer

Enviado em: sexta-feira, 16 de junho de 2023 09:59

Para: Eduardo Hack; 'Fiscal | Contaserv Contabilidade’; _SMAP - DLC - Diretoria de
Licitacbes e Contratos

Assunto: RES: Informacao

Prezada Andreia,

A fim de manter a isonomia e transparéncia entre todos os participantes, peco que as duvidas referentes ao
Leildo sejam sanadas através do campo préprio na pagina do Leildo no Portal de Compras, ou em ultimo caso por e-
mail, para que a resposta possa ser anexada ao portal e fique disponivel a todos.

Respondendo ao questionamento ja feito, sua cliente pode registrar proposta em quantos lotes desejar
para garantir que posso participar da disputa se assim desejar. Lembrando que caso aberta a disputa, o registro de
LANCE gera a obrigacdo de aquisicdo e o descumprimento deste disposto acarreta as sang¢des previstas no Edital.

Att.,
William (.. Kraemer
; iy & Leiloeiro Adm. Mat.; 529350
i & (51) 2289-1171
i B4 william@portoalegre.rs.gov.br

UPL/DLC/SMAP/PMPA

De: Eduardo Hack

Enviada em: quinta-feira, 15 de junho de 2023 18:16

Para: 'Fiscal | Contaserv Contabilidade' <fiscal@contaservcontabilidade.com.br>; SMAP - DLC - Diretoria de
Licitagdes e Contratos <dlc@portoalegre.rs.gov.br>; William Quadros Kraemer <william@portoalegre.rs.gov.br>
Assunto: RES: Informacgao

Ao Leiloeiro William.

Segue questionamento referente a Leildo Eletrénico de Imdveis.

Atenciosamente,

Eduardo Hack
Diretoria de Licita¢gGes e Contratos - DLC
Secretaria Municipal de Administragao e Patrimonio - SMAP
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

De: Fiscal | Contaserv Contabilidade [mailto:fiscal@contaservcontabilidade.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 15 de junho de 2023 14:35

Para: _SMAP - DLC - Diretoria de LicitagGes e Contratos <dlc@portoalegre.rs.gov.br>
Assunto: Informacao




Boa tarde

Temos um cliente que deseja participar das licitagdes para os leildes da area industrial da Restinga.
Estou tentando fazer o cadastro dele no portal porém, temos algumas duvidas:

E possivel fazer a manifestagdo de interesse apenas por um imével por vez?

Tem algum telefone para contato?

At
Andreia

Nosso novo E-mail - fiscal@contaservcontabilidade.com.br
Nosso WhatsApp - 51 98159.8407
Siga-nos nas redes - @contaservcontabilidade
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